Pojar Jaroslav

Od: Kotykovéa Gabriela

Odeslano: utery 30. fijna 2018 14:57
Komu: Pojar Jaroslav

Kopie: KinStova Bara Marie

Predmét: FW: objednavka ¢. 1800000784

From: APR Brno [mailto:aprbrno@apr.cz]
Sent: Tuesday, October 30, 2018 2:40 PM
To: Kotykova Gabriela

Subject: RE: objednavka ¢. 1800000784

Vazena pani Kotykova,

Potvrzuji prijeti Vasi objednavky c.1800000784 a v priloze Vam posilam zpracovanou objednavku s cenami a
predpokladanym terminem dodani.

S pozdravem / Best regards

Irena Dolejsova
Warehouse Manager

apr

"APR" spol. sr.o.

Expedice

Budovcova 2

612 00 Brno

Czech Republic

Mobile: +420 605 242 842
Tel./fax: +420 549 210 078
WWW.apr.cz

From: Kotykova Gabriela <Gabriela.Kotykova@Ifp.cuni.cz>

Sent: Monday, October 22, 2018 12:29 PM

To: hoskova@apr.cz

Cc: Pojar Jaroslav <Jaroslav.Pojar@Ifp.cuni.cz>; Kinstova Bara Marie <Bara.Kinstova@Ifp.cuni.cz>
Subject: objednavka ¢. 1800000784

Importance: High

Dobry den,

v pfiloze Vam zasildm objedndvku. Na fakturfe uvddéjte ¢islo objedndvky.

Prosim potvrdte prijeti objedndvky (dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.) bez tohoto potvrzeni, nebude objedndvka ucinnd.
Také prosim po doddni zboZi o zasldni danového dokladu na tento e-mail, nebo na fakturacni adresu jelikoz se blizi
konec roku a o zprdvu, pokud nepujde objedndvka vykryt.

Dékuji za vyrizeni a preji krdsny den

Gabriela Kotykovd
referent ekonomického oddéleni

Univerzita Karlova



Lékarskad fakulta v Plzni

Husova 654/3, 301 00 Plzeri

Tel.: +420 377 593 421

< e-mail.: gabriela.kotykova@Ifp.cuni.cz
http://www.lfp.cuni.cz/oddeleni/10-ekonomicke-oddeleni.html|




