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Škrabal Ondřej

Předmět: FW: objednávka č. 2000000545

Důležitost: Vysoká

From: Zarubova Iveta <Iveta.Zarubova@bmgrp.cz>  
Sent: Friday, July 17, 2020 1:19 PM 
To: Kotyková Gabriela <Gabriela.Kotykova@lfp.cuni.cz> 
Cc: Vochyanova Jitka <Jitka.Vochyanova@bmgrp.cz> 
Subject: FW: objednávka č. 2000000545 
Importance: High 

 
Dobrý den, 
 
tímto děkujeme za Vaši objednávku a potvrzujeme její příjetí. 
 
S pozdravem a přáním pěkného dne, 
 
__________________________________ 
 
Iveta Zárubová 
Customer Service Assistant 
 

 
 
 
BIOMEDICA ČS, s. r. o. 
Podnásepní 375/1 
602 00  Brno 
Česká republika  
T +420 545 214 915 
M +420 725 979 419  
F +420 545 573 242 
iveta.zarubova@bmgrp.cz 
www.bmgrp.cz 
____________________________________ 
 
IČO: 46342907, DIČ: CZ46342907 
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 52908 
  
Tato zpráva může obsahovat zákonem chráněné či osobní informace a je určena pouze jejím adresátům.  V případě, že jste 
obdrželi tuto zprávu omylem, buďte prosím tak laskaví a informujte nás bezprostředně telefonicky či e-mailem o této skutečnosti 
a vymažte zprávu z Vašeho systemu. 
This e-mail may contain legally privileged information and is intended only for the addressees. If you have received this e-mail 
in error, kindly notify us immediately by telephone or e-mail and delete the message. 
____________________________________ 
 
 
 
From: Vochyanova Jitka <Jitka.Vochyanova@bmgrp.cz>  
Sent: Friday, July 17, 2020 1:13 PM 
To: Zarubova Iveta <Iveta.Zarubova@bmgrp.cz>; Holub Martin <Martin.Holub@bmgrp.cz> 
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Subject: FW: objednávka č. 2000000545 
Importance: High 

 
 
From: Kotyková Gabriela <Gabriela.Kotykova@lfp.cuni.cz>  
Sent: Friday, July 17, 2020 1:10 PM 
To: Vochyanova Jitka <Jitka.Vochyanova@bmgrp.cz> 
Cc: Škrabal Ondřej <Ondrej.Skrabal@lfp.cuni.cz>; Suchánek Kamil Cyprián <Kamil.Suchanek@lfp.cuni.cz> 
Subject: objednávka č. 2000000545 
Importance: High 

 
Dobrý den, 
v příloze Vám zasílám objednávku. Na faktuře uvádějte číslo objednávky. 
V případě, že uvedené nebude, fakturu neuhradíme. Prosím potvrďte přijetí objednávky (dle zákona č. 
340/2015 Sb.) bez tohoto potvrzení, nebude objednávka účinná.                
 
Děkuji za vyřízení a přeji pěkný den 
 
Gabriela Kotyková 
referent ekonomického oddělení 
 
Univerzita Karlova 
Lékařská fakulta v Plzni 
Husova 654/3, 301 00 Plzeň 
Tel.: +420 377 593 421  
e‐mail.: gabriela.kotykova@lfp.cuni.cz 
 

 
 
 

Upozornění: 

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k 
ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím 
k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším 
zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR. 

 

Disclaimer: 

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part 
of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, 
nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments 
contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and of the Council on GDPR. 


