Pojar Jaroslav

Od: Kotykovéa Gabriela

Odeslano: pondéli 29. fijna 2018 10:27

Komu: Pojar Jaroslav

Predmét: FW: objednavka ¢. 1800000845, potvrzeni

From: Andrea.Litterbachova@olympus.cz [mailto:Andrea.Litterbachova@olympus.cz]
Sent: Friday, October 26, 2018 3:09 PM

To: Kotykova Gabriela

Subject: Re: objednavka ¢. 1800000845, potvrzeni

Dobry den,

potvrzuji pfijem Vasi objedn avky, prosim o VloZzeni do REGISTRU SMLUV.
Dékuji pfedem

S préatelskym pozdravem/Best regards

Andrea Litterbachova
ECE Regional Sales Administration
Scientific Solutions Division

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O.,CLEN KONCERNU
Evropska 176/16

160 41 Prague 6

Czech Republic

Phone: +420 221 985 241

FAX: +420 221 985 579

mailto: andrea.litterbachova@olympus-europa.com
or andrea.litterbachova@olympus.cz

URL: http://www.olympus.cz

Registrace: Obchodni rejstfik vedeny Méstskym soudem v Praze, vlozka C, oddil 93921, ICO: 27068641
Jednatelé: KreSimir Draskovi¢, Jifi Batrla, Matthias Jakob,
Prokuristé: Petr BlaZzek, Pavel Kasal, Ivo Luke$, Jan Podlipny, Ond fej Typolt

From: Kotykova Gabriela <Gabriela.Kotykova@lfp.cuni.cz>
To: "Jan.Cerepjuk@olympus.cz" <Jan.Cerepjuk@olympus.cz>,
Cc: Pojar Jaroslav <Jaroslav.Pojar@Ifp.cuni.cz>, Suchanek Kamil Cyprian <Kamil.Suchanek@lIfp.cuni.cz>, KinStova Bara Marie

<Bara.Kinstova@Ifp.cuni.cz>, "andrea.litterbachova@olympus.cz" <andrea.litterbachova@olympus.cz>
Date: 26.10.2018 14:17
Subject: objednavka ¢. 1800000845

Dobry den,

v pfiloze Vam zasilam objedndvku. Na fakture uvddéjte Cislo objedndvky.

Prosim potvrdte prijeti objedndvky (dle zdkona ¢. 340/2015 Sh.) bez tohoto potvrzeni, nebude objedndvka u
c¢inng.

Dékuji za vyfizeni a preji krdsny den
Gabriela Kotykova
referent ekonomického oddéleni

Univerzita Karlova



Lékarska fakulta v Plzni

Husova 654/3, 301 00 Plzen

Tel.: +420 377 593 421

>4 e-mail.: gabriela.kotykova@Ifp.cuni.cz
http://www.lfp.cuni.cz/oddeleni/10-ekonomicke-oddeleni.html|




