Skrabal Ondfej

From: Richard Smid <richard.smid@polypress.cz>

Sent: Monday, July 1, 2019 11:46 AM

To: Kotykova Gabriela <Gabriela.Kotykova@Ifp.cuni.cz>
Subject: RE: objednavka ¢. 1900000459

Dobry den.
Potvrzuji pfijeti objednavky.
Richard Smid

From: Kotykova Gabriela <Gabriela.Kotykova@I|fp.cuni.cz>

Sent: Monday, July 1, 2019 11:39 AM

To: Richard Smid <richard.smid@polypress.cz>

Cc: Buridnkovéa Martina <Martina.Buriankova@Ifp.cuni.cz>; Skrabal Ondfej <Ondrej.Skrabal @Ifp.cuni.cz>
Subject: objednavka ¢. 1900000459

Importance: High

Dobry den,

v pfiloze Vam zasildm objedndvku. Na fakture uvddéjte ¢islo objedndvky.

V pripade, Ze uvedené nebude, fakturu neuhradime. Prosim potvrdte prijeti objedndvky (dle zdkona & 340/2015 Sb.)
bez tohoto potvrzeni, nebude objedndvka ucinnd.

Dékuji za vyrizeni a preji pékny den

Gabriela Kotykovd
referent ekonomického oddéleni

Univerzita Karlova

Lékarskd fakulta v Plzni
Husova 654/3, 301 00 Plzen
Tel.: +420 377 593 421

DX e-mail.: gabriela.kotykova@lfp.cuni.cz
http://www.lfp.cuni.cz/oddeleni/10-ekonomicke-oddeleni.html






