Skrabal Ondfej

Od: czorders@thermofisher.com

Odeslano: Ctvrtek 5. prosince 2019 13:21

Komu: Kotykova Gabriela

Kopie: Vodrazkova Ivana; Skrabal Ondrej

Predmét: Re: 160996 SO // FW: objednavka ¢. 1900001087
Priznak pro zpracovani: Zpracovat

Stav pfiznaku: Opatreno pfiznakem

Dobry den,

Potvrdzujeme Vasu objednavku s c. 1900001087 zo dna 05.12.2019 v hodnote 104 708,00 CZK bez DPH.

S pozdravom a prajem pekny den.
lldiko Zigraiova
Customer Care — Zakaznické Centrum

Thermo Fisher Scientific

Life Technologies Czech Republic s.r.0.
V Celnici 1031/4

11000 Praha, Czech Republic

Tel: (+420) 235-302-459

Fax: (+420) 227-204-750

czorders@thermofisher.com
www.lifetechnologies.com

Sent 2019. 12. 05. 13:15| Subject: RE: 160996 SO // FW: objednavka ¢. 1900001087; From: Kotykova Gabriela
(Gabriela.Kotykova@Ifp.cuni.cz); To: (czorders@thermofisher.com; ); Cc: (Ivana.Vodrazkova@Ifp.cuni.cz; Ondrej.Skrabal@Ifp.cuni.cz;

);

CAUTION: This email originated from outside of Thermo Fisher Scientific. If you believe it to be suspicious, report using the
Report Phish button in Outlook or send to SOC@thermofisher.com.

Dobry den,
dékuji za opravu, timto je vSechno v poradku, jen poprosim o zaslani potvrzeni, které budeme moci vlozit
spolu s objednavkou do registru.

Pékny den

Gabriela Kotykovad
referent ekonomického oddéleni

Univerzita Karlova
Lékarska fakulta v Plzni
Husova 654/3, 301 00 Plzer
Tel.: +420 377 593 421



D4 e-mail.: gabriela.kotykova@Ifp.cuni.cz
http://www.lfp.cuni.cz/oddeleni/10-ekonomicke-oddeleni.html|

From: czorders@thermofisher.com <czorders@thermofisher.com>
Sent: Thursday, December 5, 2019 12:49 PM

To: Kotykova Gabriela <Gabriela.Kotykova@Ifp.cuni.cz>

Subject: Re: 160996 SO // FW: objednavka ¢. 1900001087

Dobry den,

Ceny som opravila, poprosim Vas informujte ak objednavka uz bude zverejnena v registru zmluv, az nasledne
to mozeme aktivovat.

Extended

Descl L Quantity Price 1
BDOT V3.1 RR-100 & SEC) BUFFER EA 2.0000 43, 168.00 Y
TUBE,5X SEQ) BUFFER SMALL EA 4.0000 ¥
FG,BOT ¥3.1 RR-100 EA 2.0000 ¥
CATHODE BFR. CONTAINR. 3500 SER EA 10.0000 35,912.50) Y
ANODE BFFR. CONTAINR. 35005ERIES EA 10,0000 25,627.50 Y
Text LN Dispatch Mote/Invoice
Text LN - Internal Notes
Order Total. . . 104,708.00
Taxable Amount 104,708.00

@ Tax Rate21.000 % 21 988.68
Freight Charges
INVOICE TOTAL 126,696.68

S pozdravom a prajem pekny den.
lldiko Zigraiova
Customer Care — Zakaznické Centrum

Thermo Fisher Scientific

Life Technologies Czech Republic s.r.o.
V Celnici 1031/4

11000 Praha, Czech Republic

Tel: (+420) 235-302-459

Fax: (+420) 227-204-750

czorders@thermofisher.com
www.lifetechnologies.com

Sent 2019. 12. 05. 12:22| Subject: RE: 160996 SO // FW: objednavka ¢. 1900001087; From: Kotykova Gabriela
(Gabriela.Kotykova@Ifp.cuni.cz); To: (czorders@thermofisher.com; ); Cc: ();




CAUTION: This email originated from outside of Thermo Fisher Scientific. If you believe it to be suspicious, report using

the Report Phish button in Outlook or send to SOC@thermofisher.com.

Dobry den,

toto potvrzeni akceptovat nem(izeme, musi sedét na nasi zaslanou tabulku, prosim tedy o opravu cen.

Dékuji a pékny den

Gabriela Kotykovd

referent ekonomického oddéleni

Univerzita Karlova

Lékarskad fakulta v Plzni
Husova 654/3, 301 00 Plzer
Tel.: +420 377 593 421

< e-mail.: gabriela.kotykova@Ifp.cuni.cz

http://www.lfp.cuni.cz/oddeleni/10-ekonomicke-oddeleni.html|

From: czorders@thermofisher.com <czorders@thermofisher.com>

Sent: Thursday, December 5, 2019 9:51 AM
To: Kotykova Gabriela <Gabriela.Kotykova@Ifp.cuni.cz>
Subject: 160996 SO // FW: objedndvka ¢. 1900001087

Dobry den,

Dekujeme Vam za Vasi objednavku. Chtela bych Vas poprosit o prekontrolovani poctu objednanych
produktu a potvrzeni konecne ceny objednavky:

_ Records 1- 13 _ _
Ttem ‘ Order ‘ Exte
Number Descl Date UM Quantity Price
4337455 BDT V3.1 RR-100 & SEQ BUFFER 05/12/2019 EA 2.0000
4336697 TUBE, 5X 5EC BUFFER SMALL 05/12/2019 EA 4.0000
4336917 FG, BOT ¥3.1 RR-100 05/12/2019 EA 2.0000
4408256 CATHODE BFR. CONTAINR 3500 SER 05/12/2019 EA 10.0000
4393927 ANODE BFFR. CONTAINR 35005ERIES 05/12/2019 EA 10.0000
Text LN Dispatch Mote/Tnvoice
DRYICE DRY ICE CHARGE 05/12/2019 EA 1.0000
Order Total. . .

Taxable Amount

(@ Tax Rate21.00 %%
Freight Charges
INVOICE TOTAL



Objednavku jsem uz zadala do naseho systemu, jakmile od Vas obdrzime potvrzeni, muzeme ji hned
aktivovat.

Dekuji Vam a preji pekny den,

Eva Sarik
Customer Care — Zakaznické Centrum

Thermo Fisher Scientific

Life Technologies Czech Republic s.r.o.
V Celnici 1031/4

11000 Praha, Czech Republic

Tel: (+420) 235-302-459

Fax: (+420) 227-204-750

czorders@thermofisher.com
www.lifetechnologies.com

From: Kotykova Gabriela <Gabriela.Kotykova@Ifp.cuni.cz>

Sent: Wednesday, 4 December, 2019 15:10

To: Holena, Ondrej <Ondrej.Holena@thermofisher.com>

Cc: Siskova, Ingrid <ingrid.siskova@thermofisher.com>; Vodrazkova Ivana
<lvana.Vodrazkova@Ifp.cuni.cz>; Sikova Jana <Jana.Sikova@Ifp.cuni.cz>; Rajdlova Tereza
<Tereza.Rajdlova@Ifp.cuni.cz>; Skrabal Ondfej <Ondrej.Skrabal@Ifp.cuni.cz>; Suchanek Kamil Cyprian
<Kamil.Suchanek@Ifp.cuni.cz>

Subject: objedndavka ¢. 1900001087

Importance: High

CAUTION: This email originated from outside of Thermo Fisher Scientific. If you believe it to be suspicious, report using
the Report Phish button in Outlook or send to SOC@thermofisher.com.

Dobry den,

v pfiloze Vam zasilam objedndvku. Na fakture uvddéjte Cislo objedndvky.
V pripadé, Ze uvedené nebude, fakturu neuhradime. Prosim potvrdte prijeti objedndvky (dle zdkona
¢. 340/2015 Sb.) bez tohoto potvrzeni, nebude objedndvka ucinnd.

Dékuji za vyrizeni a preji pékny den

Gabriela Kotykova
referent ekonomického oddéleni

Univerzita Karlova

Lékarskad fakulta v Plzni

Husova 654/3, 301 00 Plzeri

Tel.: +420 377 593 421

>4 e-mail.: gabriela.kotykova@Ifp.cuni.cz
http://www.lfp.cuni.cz/oddeleni/10-ekonomicke-oddeleni.html|




Upozornéni:

Neni-li v této zpravé vyslovne uvedeno jinak, ma tato e-mailovad zprdva nebo jeji prilohy pouze informativni charakter. Tato zprdva ani jeji prilohy v Zadném
ohledu Univerzitu Karlovu k nicemu nezavazuji. Text této zprdvy nebo jejich priloh neni ndvrhem na uzavieni smlouvy, ani pfijetim pfipadného ndvrhu na
uzavreni smlouvy, ani jinym prdavnim jedndanim smerujicim k uzavreni jakékoliv smlouvy a nezaklada predsmluvni odpovédnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li
tento e-mail nebo nékterd z jeho priloh osobni tdaje, dbejte pri jeho dalsim zpracovadni (zejména pri archivaci) souladu s pravidly evropského narizeni GDPR.

Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a
binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor
the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on
the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document
management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.



